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Agente de contratação e equipe de apoio - PMVA

De: Agente de contratação e equipe de apoio - PMVA 

<cpl.vargemalta@gmail.com>

Enviado em: 21/11/2024 hh:mm: 14:11

Para: 'Jessica Carine Lauermann'

Assunto: RES: ENC: EDITAL PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS

Considerar o descrito no item 2.1, tendo em vista que desde o dia 04/11/2024 o município adota o 
protocolo digital. 
 
 
 

 
 
 
 

De: Jessica Carine Lauermann <jessica_lauermann@sicredi.com.br>  
Enviada em: 21/11/2024 hh:mm:ss 13:42 
Para: Agente de contratação e equipe de apoio - PMVA <cpl.vargemalta@gmail.com> 
Assunto: RES: ENC: EDITAL PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS 

 
 
Boa Tarde, 
 
Obrigada pelas informações, temos mais uma dúvida: 
 
 

 
No item 2.1 menciona para encaminhar os documentos digitais, mas no 2.2 dá a entender que pode ser 
entregue físico, qual seria o metódo aceito? 
 
 
At.te 
 

Jessica Lauermann 
Coordenadora Administrativa Financeira 
Agência Vargem Alta – Vargem Alta/ES 
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Sicredi União RS/ES  
(28) 3030-9391/ (51) 3358-4770 
 
sicredi.com.br ou sicredi.com.br/uniaorses 
 

 
 

 

Classificação da informação: Uso Interno 

De: Agente de contratação e equipe de apoio - PMVA <cpl.vargemalta@gmail.com>  
Enviada em: quinta-feira, 21 de novembro de 2024 13:17 
Para: Jessica Carine Lauermann <jessica_lauermann@sicredi.com.br> 
Assunto: ENC: ENC: EDITAL PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS  
 
Boa tarde, 
 
Encaminhamos resposta ao questionamento levantado. 
Nos colocamos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

 
 
 
 

De: Secretaria de Finanças de Vargem Alta/ES <financas@vargemalta.es.gov.br>  
Enviada em: 19/11/2024 hh:mm:ss 18:36 
Para: Agente de contratação e equipe de apoio - PMVA <cpl.vargemalta@gmail.com> 
Assunto: Re: ENC: EDITAL PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS 

 

Prezado,  

Quanto ao item citado, é necessário que apresente a declaração conforme previsto no edital.  

Esclarecemos que os cálculos são simples, devendo apenas seguir as próprias formulas do Edital. 

Os valores e cálculos serão conferidos e ratificados caso necessário pela Prefeitura, mas a 
apresentação inicial é necessária. 

Atenciosamente,  

--- 
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Favor confirmar o recebimento. 

Emerson Cereza Souza 

Secretário Municipal de Finanças 

R. Ver. Pedro Israel David, 320 - Centro 

Tel: (28) 3528-1900 (Opção 03) 

Site: 

www.vargemalta.es.gov.br 

 

Em 19/11/2024 15:32, Agente de contratação e equipe de apoio - PMVA escreveu: 

  

  

De: Jessica Carine Lauermann <jessica_lauermann@sicredi.com.br>  
Enviada em: 19/11/2024 hh:mm:ss 13:54 
Para: cpl.vargemalta@gmail.com 
Cc: Michele Miranda Abu Dioan Morozini <michele_morozini@sicredi.com.br>; Julia Andressa Ernst 
<julia_ernst@sicredi.com.br> 
Assunto: EDITAL PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS 

  

  

  

Boa Tarde, 

  

Estamos com algumas dúvidas a respeito do edital, poderiam nos auxiliar? 

  

Item 6.5.2 do edital - possuímos somente as demonstrações dos últimos 2 anos. Sobre essa questão 
de cálculo de índices, isso não temos pronto. Nenhuma prefeitura nos pediu isso até agora. O que 
temos são os balanços publicados, realmente há necessidade de enviar os balanços e o cálculo de 
índices? 

  

Fico no aguardo e desde já agradeço! 

  

  

At.te 
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Jessica Lauermann 

Coordenadora Administrativa Financeira 

Agência Vargem Alta – Vargem Alta/ES 

  

Sicredi União RS/ES  

(28) 3030-9391/ (51) 3358-4770 

  

sicredi.com.br ou sicredi.com.br/uniaorses 

  

 

  

Esta mensagem é somente para uso do destinatário informado e pode conter informações 
privilegiadas, proprietárias ou privadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, 
notifique o remetente imediatamente e apague a original. Qualquer outro uso deste e-mail é proibido. 

This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise 
private information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete 
the original. Any other use of the email by you is prohibited. 

  

Classificação da informação: Uso Interno 

Esta mensagem é somente para uso do destinatário informado e pode conter informações 
privilegiadas, proprietárias ou privadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, 
notifique o remetente imediatamente e apague a original. Qualquer outro uso deste e-mail é 
proibido. 

This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or 
otherwise private information. If you have received it in error, please notify the sender immediately 
and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited. 
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/11/2024 14:26:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-P7DXDR
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